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RE: Ploumoguer

Sujet : RE: Ploumoguer

De : Maél QUILLEVERE <vielocale@ploumoguer.bzh>
Date : 13/06/2024 15:38

Pour : Pierre <pierre.jaouen@free.fr>

Bonjour,
C’est parfait !
Merci bien !

Bonne journée !

Maél Quillévéré
Responsable vie locale
02.98.89.83.89

I & PLOUM

De : Pierre <pierre.jaouen@free.fr>
Envoyé : jeudi 13 juin 2024 11:22

A : Maél QUILLEVERE <vielocale@ploumoguer.bzh>

Cc : Jacques PEZENNEC <hinmaton@free.fr>
Objet : Re: Ploumoguer

Bonjour,

Je remercie la commune de Ploumoguer d'avoir bien voulu nous accorder une subvention pour

les actions gratuites d'aide que nos bénévoles ménent sur la commune.

Cette aide nous permettra de faire face a nos obligations, en particulier pour les frais
d'assurance qui constituent la ligne la plus lourde de nos dépenses.

Nous insérerons le logo de la commune dans nos documents de communication, ce qui
témoignera de cette aide. Pouvez-vous me communiquer votre logo officiel ?

Les réponses demandées dans le texte de votre message, et en pj .

Bien cordialement

Pierre JAOUEN

président d'Iroise Actions Solidaires
26 rue Lost a Lenn

29290 SAINT RENAN
https://www.iroiseactionssolidaires.fr/

14/06/2024 09:42


https://www.iroiseactionssolidaires.fr/
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RE: Ploumoguer

Le 13/06/2024 a 10:06, Maél QUILLEVERE a écrit :
Bonjour,

La commune de Ploumoguer a voté en faveur de I’obtention d’une subvention
pour votre association. (Montant communiqué par téléphone : 100€)
Nous aurions besoin de quelques infos et pieces pour effectuer le virement de
la subvention :

1. Adresse de I’asso : 26 rue Lost a Lenn 29290 SAINT RENAN

2.RIB : en pj

3. N°de SIRET : 923 325 476 00011

Merci d’avance !
Bonne journée !

Maél Quillévéré
Responsable vie locale
02.98.89.83.89

I & PLOUM
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Pierre
(Montant communiqué par téléphone : 100€)


